
Kimlik Toplam

No D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Net

262100 21 3 20.25 17 7 15.25 24 0 24 21 2 20.5 20 5 18.75 5 NET BARAJINI GEÇTİ 98.75 Sınıf Öğretmenliği

271121 22 3 21.25 15 10 12.5 23 1 22.75 19 5 17.75 20 5 18.75 5 NET BARAJINI GEÇTİ 93 Sınıf Öğretmenliği

261575 17 3 16.25 13 5 11.75 22 2 21.5 20 3 19.25 18 3 17.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ 86 Sınıf Öğretmenliği

262116 21 2 20.5 17 5 15.75 21 3 20.25 10 6 8.5 20 3 19.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ 84.25 Sınıf Öğretmenliği

262337 19 3 18.25 14 7 12.25 21 3 20.25 15 3 14.25 20 3 19.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ 84.25 Sınıf Öğretmenliği

274174 17 6 15.5 16 8 14 22 3 21.25 19 6 17.5 16 8 14 5 NET BARAJINI GEÇTİ 82.25 Sınıf Öğretmenliği

262264 16 1 15.75 13 5 11.75 22 2 21.5 12 3 11.25 20 3 19.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ 79.5 Sınıf Öğretmenliği

258273 14 0 14 10 7 8.25 22 2 21.5 16 4 15 21 2 20.5 5 NET BARAJINI GEÇTİ 79.25 Sınıf Öğretmenliği

274181 17 4 16 10 11 7.25 23 1 22.75 20 5 18.75 16 8 14 5 NET BARAJINI GEÇTİ 78.75 Sınıf Öğretmenliği

2015-2016 ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI VE MÜLAKAT 

HAKKI KAZANANLAR

Not : Sınıf Öğretmenliği Programı için mülakat hakkı kazanan adaylar 11 Ağustos 2015  Saat 09:00 ,Okul Öncesi Öğretmenliği Programı için mülakat hakkı 

kazanan adaylar 12 Ağustos 2015  Saat 09:00 da Atatürk Öğretmen Akademisi Binasında kimlik kartları ile beraber  hazır bulunacaklardır.
Matematik Fen Türkçe Sosyal İngilizce

Mülakat Hakkı Kazandığı Bölüm

274181 17 4 16 10 11 7.25 23 1 22.75 20 5 18.75 16 8 14 5 NET BARAJINI GEÇTİ 78.75 Sınıf Öğretmenliği

274608 19 2 18.5 11 9 8.75 19 2 18.5 16 4 15 17 3 16.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ 77 Sınıf Öğretmenliği

269349 15 4 14 12 8 10 23 2 22.5 14 6 12.5 18 5 16.75 5 NET BARAJINI GEÇTİ 75.75 Sınıf Öğretmenliği

319234 15 5 13.75 11 8 9 22 3 21.25 14 7 12.25 20 4 19 5 NET BARAJINI GEÇTİ 75.25 Sınıf Öğretmenliği

284666 16 4 15 14 2 13.5 20 4 19 11 2 10.5 17 2 16.5 5 NET BARAJINI GEÇTİ 74.5 Sınıf Öğretmenliği

259869 11 8 9 11 5 9.75 22 2 21.5 17 3 16.25 18 2 17.5 5 NET BARAJINI GEÇTİ 74 Sınıf Öğretmenliği

269404 13 4 12 7 8 5 23 1 22.75 16 2 15.5 19 2 18.5 5 NET BARAJINI GEÇTİ 73.75 Sınıf Öğretmenliği

275195 18 2 17.5 10 9 7.75 19 5 17.75 14 6 12.5 19 4 18 5 NET BARAJINI GEÇTİ 73.5 Sınıf Öğretmenliği

274240 14 6 12.5 9 10 6.5 22 2 21.5 16 4 15 17 6 15.5 5 NET BARAJINI GEÇTİ 71 Sınıf Öğretmenliği

262940 13 5 11.75 7 2 6.5 20 0 20 15 2 14.5 17 3 16.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ 69 Sınıf Öğretmenliği

262142 14 5 12.75 11 3 10.25 21 3 20.25 12 3 11.25 15 3 14.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ 68.75 Okul Oncesi Öğretmenliği

260990 13 5 11.75 8 7 6.25 22 1 21.75 17 3 16.25 14 5 12.75 5 NET BARAJINI GEÇTİ 68.75 Okul Oncesi Öğretmenliği

317260 9 6 7.5 13 7 11.25 21 3 20.25 10 4 9 21 4 20 5 NET BARAJINI GEÇTİ 68 Okul Oncesi Öğretmenliği

317988 10 6 8.5 8 8 6 20 4 19 15 5 13.75 21 4 20 5 NET BARAJINI GEÇTİ 67.25 Okul Oncesi Öğretmenliği

275360 10 11 7.25 10 11 7.25 22 2 21.5 12 9 9.75 22 3 21.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ 67 Okul Oncesi Öğretmenliği

260289 10 3 9.25 7 3 6.25 22 1 21.75 11 2 10.5 20 4 19 5 NET BARAJINI GEÇTİ 66.75 Okul Oncesi Öğretmenliği

309535 17 0 17 6 2 5.5 20 2 19.5 10 6 8.5 17 4 16 5 NET BARAJINI GEÇTİ 66.5 Okul Oncesi Öğretmenliği

261077 10 2 9.5 6 3 5.25 22 2 21.5 18 4 17 14 4 13 5 NET BARAJINI GEÇTİ 66.25 Okul Oncesi Öğretmenliği

312193 12 5 10.75 8 8 6 21 3 20.25 13 6 11.5 17 6 15.5 5 NET BARAJINI GEÇTİ 64 Okul Oncesi Öğretmenliği312193 12 5 10.75 8 8 6 21 3 20.25 13 6 11.5 17 6 15.5 5 NET BARAJINI GEÇTİ 64 Okul Oncesi Öğretmenliği



252680 13 8 11 8 12 5 20 4 19 15 9 12.75 17 7 15.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ 63 Okul Oncesi Öğretmenliği

269381 12 5 10.75 8 7 6.25 21 4 20 12 1 11.75 14 3 13.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ 62 Okul Oncesi Öğretmenliği

262090 10 5 8.75 7 6 5.5 19 2 18.5 15 5 13.75 17 6 15.5 5 NET BARAJINI GEÇTİ 62 Okul Oncesi Öğretmenliği

274067 7 6 5.5 9 5 7.75 22 1 21.75 16 6 14.5 13 7 11.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ 60.75 Okul Oncesi Öğretmenliği

281693 19 5 17.75 11 11 8.25 23 2 22.5 22 3 21.25 20 5 18.75 5 NET BARAJINI GEÇTİ 88.5 Sınıf Öğretmenliği(Karpaz Kontenjanı)

325953 21 4 20 12 4 11 24 1 23.75 15 5 13.75 11 3 10.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ 78.75 Sınıf Öğretmenliği (Karpaz Kontenjanı)

275436 18 2 17.5 9 3 8.25 22 1 21.75 10 0 10 17 4 16 5 NET BARAJINI GEÇTİ 73.5 Okul Oncesi Öğretmenliği (Karpaz Kontenjanı)

261618 10 2 9.5 10 7 8.25 19 6 17.5 14 7 12.25 10 9 7.75 5 NET BARAJINI GEÇTİ 55.25 Okul Oncesi Öğretmenliği (Karpaz Kontenjanı)

261242 6 4 5 7 8 5 20 3 19.25 12 5 10.75 21 4 20 5 NET BARAJINI GEÇTİ 60

269815 8 5 6.75 7 8 5 20 4 19 19 4 18 12 3 11.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ 60

262198 7 1 6.75 5 0 5 22 2 21.5 14 9 11.75 15 6 13.5 5 NET BARAJINI GEÇTİ 58.5

279234 8 1 7.75 9 2 8.5 18 5 16.75 9 8 7 19 5 17.75 5 NET BARAJINI GEÇTİ 57.75

275345 7 3 6.25 8 3 7.25 21 1 20.75 15 5 13.75 10 2 9.5 5 NET BARAJINI GEÇTİ 57.5

274474 17 0 17 9 3 8.25 18 1 17.75 6 4 5 8 6 6.5 5 NET BARAJINI GEÇTİ 54.5

261147 10 5 8.75 9 16 5 21 3 20.25 12 11 9.25 13 8 11 5 NET BARAJINI GEÇTİ 54.25

358569 9 5 7.75 10 12 7 18 6 16.5 16 5 14.75 10 8 8 5 NET BARAJINI GEÇTİ 54

274009 17 2 16.5 7 4 6 17 4 16 6 4 5 10 4 9 5 NET BARAJINI GEÇTİ 52.5

326930 7 5 5.75 7 6 5.5 20 4 19 8 3 7.25 15 3 14.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ 51.75

274797 11 3 10.25 8 12 5 17 3 16.25 14 6 12.5 8 2 7.5 5 NET BARAJINI GEÇTİ 51.5274797 11 3 10.25 8 12 5 17 3 16.25 14 6 12.5 8 2 7.5 5 NET BARAJINI GEÇTİ 51.5

281739 10 3 9.25 8 3 7.25 18 2 17.5 9 0 9 9 2 8.5 5 NET BARAJINI GEÇTİ 51.5

262422 8 8 6 7 8 5 16 8 14 10 5 8.75 18 5 16.75 5 NET BARAJINI GEÇTİ 50.5

261269 7 2 6.5 6 4 5 18 6 16.5 15 7 13.25 8 1 7.75 5 NET BARAJINI GEÇTİ 49

318886 7 7 5.25 6 4 5 14 5 12.75 11 7 9.25 18 7 16.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ 48.5

274690 10 6 8.5 8 6 6.5 14 3 13.25 11 2 10.5 9 3 8.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ 47

271104 7 8 5 7 7 5.25 22 2 21.5 9 13 5.75 12 11 9.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ 46.75

260958 7 7 5.25 8 11 5.25 19 5 17.75 8 10 5.5 12 3 11.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ 45

253044 5 1 4.75 7 2 6.5 23 1 22.75 21 2 20.5 23 2 22.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

274648 10 6 8.5 6 7 4.25 24 1 23.75 18 7 16.25 17 5 15.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

274953 12 0 12 6 7 4.25 21 3 20.25 15 5 13.75 18 4 17 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

274063 6 3 5.25 5 3 4.25 23 2 22.5 15 8 13 22 3 21.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

271343 10 6 8.5 4 4 3 21 2 20.5 17 4 16 17 5 15.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

293599 13 2 12.5 4 3 3.25 21 2 20.5 18 4 17 10 3 9.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

274763 8 3 7.25 6 5 4.75 18 5 16.75 17 4 16 17 4 16 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

275350 5 1 4.75 9 9 6.75 21 4 20 17 2 16.5 12 3 11.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

261192 5 4 4 10 9 7.75 22 2 21.5 9 8 7 20 4 19 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

261464 7 2 6.5 4 5 2.75 21 2 20.5 19 2 18.5 12 4 11 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

275236 9 5 7.75 8 10 5.5 20 1 19.75 6 8 4 21 0 21 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı275236 9 5 7.75 8 10 5.5 20 1 19.75 6 8 4 21 0 21 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı



271275 12 3 11.25 5 4 4 21 1 20.75 11 3 10.25 12 4 11 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

261311 7 0 7 4 6 2.5 24 0 24 7 3 6.25 18 4 17 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

271223 7 18 2.5 8 17 3.75 20 5 18.75 13 12 10 22 3 21.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

261143 8 2 7.5 4 11 1.25 20 4 19 16 4 15 15 9 12.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

259142 7 12 4 6 11 3.25 22 2 21.5 11 4 10 17 3 16.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

246840 12 13 8.75 8 14 4.5 21 3 20.25 9 11 6.25 17 8 15 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

274216 13 2 12.5 8 8 6 21 2 20.5 12 6 10.5 6 5 4.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

283139 5 6 3.5 5 5 3.75 20 2 19.5 12 2 11.5 17 4 16 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

261362 4 3 3.25 4 4 3 21 1 20.75 16 4 15 14 8 12 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

285230 12 0 12 7 9 4.75 18 3 17.25 13 5 11.75 9 5 7.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

279188 6 5 4.75 6 11 3.25 18 5 16.75 14 5 12.75 17 5 15.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

261488 7 0 7 4 5 2.75 23 0 23 12 6 10.5 10 1 9.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

260045 6 6 4.5 3 7 1.25 22 3 21.25 17 8 15 13 12 10 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

260167 9 5 7.75 5 7 3.25 19 6 17.5 14 7 12.25 12 5 10.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

261095 7 6 5.5 4 9 1.75 23 2 22.5 13 6 11.5 12 9 9.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

282420 7 6 5.5 5 10 2.5 22 1 21.75 10 7 8.25 14 4 13 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

261422 6 1 5.75 5 2 4.5 18 1 17.75 10 2 9.5 15 6 13.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

271172 5 6 3.5 4 9 1.75 19 6 17.5 14 6 12.5 16 4 15 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

262102 4 1 3.75 6 2 5.5 17 0 17 5 2 4.5 20 2 19.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı262102 4 1 3.75 6 2 5.5 17 0 17 5 2 4.5 20 2 19.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

294040 3 2 2.5 3 3 2.25 20 4 19 15 9 12.75 16 9 13.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

260140 8 10 5.5 5 19 0.25 21 4 20 13 9 10.75 15 7 13.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

274462 9 10 6.5 2 3 1.25 21 3 20.25 14 7 12.25 12 11 9.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

274604 6 1 5.75 5 3 4.25 20 1 19.75 13 2 12.5 7 1 6.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

262752 6 4 5 7 9 4.75 19 6 17.5 9 7 7.25 16 6 14.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

259381 8 4 7 4 10 1.5 20 4 19 11 9 8.75 15 10 12.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

261479 6 11 3.25 4 14 0.5 23 1 22.75 13 6 11.5 13 9 10.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

261622 7 9 4.75 10 8 8 20 5 18.75 9 13 5.75 13 6 11.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

293397 8 5 6.75 3 11 0.25 20 4 19 16 4 15 9 7 7.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

252795 8 0 8 2 4 1 17 2 16.5 8 4 7 16 1 15.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

281580 11 1 10.75 3 7 1.25 20 2 19.5 10 4 9 8 4 7 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

275028 10 2 9.5 5 9 2.75 18 5 16.75 13 4 12 8 6 6.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

262117 6 1 5.75 2 5 0.75 18 2 17.5 18 1 17.75 5 0 5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

262127 5 1 4.75 7 6 5.5 17 6 15.5 4 8 2 20 5 18.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

261735 5 2 4.5 9 5 7.75 18 6 16.5 9 10 6.5 13 8 11 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

274857 7 8 5 8 6 6.5 20 4 19 6 13 2.75 15 10 12.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

275115 4 6 2.5 6 9 3.75 21 2 20.5 16 6 14.5 7 10 4.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

250048 8 4 7 3 6 1.5 19 4 18 9 4 8 12 3 11.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı250048 8 4 7 3 6 1.5 19 4 18 9 4 8 12 3 11.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı



261360 6 13 2.75 8 11 5.25 20 4 19 10 13 6.75 13 7 11.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

271264 8 1 7.75 4 3 3.25 16 0 16 9 0 9 9 1 8.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

274370 7 11 4.25 3 12 0 18 6 16.5 19 5 17.75 8 9 5.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

261816 2 4 1 2 6 0.5 21 4 20 11 9 8.75 16 8 14 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

285915 9 9 6.75 6 15 2.25 21 4 20 13 9 10.75 6 8 4 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

271255 8 3 7.25 6 6 4.5 19 3 18.25 9 6 7.5 7 5 5.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

261530 5 4 4 3 9 0.75 18 7 16.25 15 8 13 11 8 9 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

259271 7 4 6 6 8 4 17 4 16 14 4 13 5 5 3.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

261901 6 2 5.5 6 11 3.25 19 4 18 11 7 9.25 7 3 6.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

258635 7 1 6.75 4 7 2.25 15 4 14 9 3 8.25 12 4 11 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

271260 4 2 3.5 2 4 1 17 4 16 13 8 11 11 1 10.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

262238 5 6 3.5 3 7 1.25 19 6 17.5 12 7 10.25 10 3 9.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

320312 3 2 2.5 1 5 -0.25 19 2 18.5 6 2 5.5 16 2 15.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

293145 3 2 2.5 4 5 2.75 16 6 14.5 16 5 14.75 8 5 6.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

309089 7 3 6.25 4 8 2 14 4 13 16 4 15 6 7 4.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

271049 6 6 4.5 7 7 5.25 18 3 17.25 8 10 5.5 9 4 8 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

261833 7 4 6 4 6 2.5 17 5 15.75 8 6 6.5 11 6 9.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

316638 6 9 3.75 3 11 0.25 19 4 18 12 7 10.25 9 6 7.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

319391 6 7 4.25 7 11 4.25 19 4 18 8 6 6.5 9 9 6.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı319391 6 7 4.25 7 11 4.25 19 4 18 8 6 6.5 9 9 6.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

260811 6 11 3.25 8 13 4.75 16 7 14.25 6 10 3.5 16 9 13.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

275022 7 3 6.25 4 4 3 18 3 17.25 6 9 3.75 10 3 9.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

274974 3 2 2.5 3 4 2 19 3 18.25 12 6 10.5 8 8 6 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

261122 2 3 1.25 4 3 3.25 15 2 14.5 9 7 7.25 14 5 12.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

274202 11 1 10.75 5 8 3 14 5 12.75 6 5 4.75 10 11 7.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

261616 6 4 5 2 5 0.75 19 3 18.25 9 8 7 8 4 7 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

282656 4 5 2.75 4 2 3.5 20 3 19.25 7 1 6.75 6 2 5.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

261529 7 3 6.25 3 7 1.25 18 2 17.5 7 3 6.25 8 7 6.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

258730 6 2 5.5 3 5 1.75 14 0 14 12 2 11.5 5 2 4.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

262178 5 5 3.75 2 8 0 15 4 14 12 4 11 9 2 8.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

261518 2 5 0.75 3 6 1.5 18 5 16.75 13 5 11.75 7 3 6.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

331232 5 2 4.5 5 5 3.75 21 2 20.5 4 3 3.25 5 2 4.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

279950 6 4 5 3 10 0.5 19 5 17.75 9 6 7.5 7 6 5.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

275266 8 1 7.75 3 2 2.5 16 1 15.75 9 5 7.75 3 3 2.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

274722 3 4 2 2 4 1 20 3 19.25 5 3 4.25 10 2 9.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

273958 3 5 1.75 5 4 4 18 3 17.25 6 5 4.75 8 4 7 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

270730 2 5 0.75 4 4 3 18 1 17.75 9 3 8.25 6 7 4.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

262523 1 4 0 4 8 2 19 6 17.5 10 11 7.25 9 7 7.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı262523 1 4 0 4 8 2 19 6 17.5 10 11 7.25 9 7 7.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı



259832 6 3 5.25 4 6 2.5 15 1 14.75 7 1 6.75 5 3 4.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

256416 3 6 1.5 4 5 2.75 15 6 13.5 7 5 5.75 11 5 9.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

249405 4 8 2 5 7 3.25 20 4 19 6 14 2.5 9 12 6 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

274888 3 3 2.25 4 8 2 20 5 18.75 14 11 11.25 1 10 -1.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

261296 8 5 6.75 5 8 3 14 3 13.25 6 10 3.5 8 10 5.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

291281 4 6 2.5 5 4 4 14 5 12.75 9 2 8.5 5 4 4 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

274359 5 2 4.5 4 5 2.75 15 3 14.25 4 4 3 7 0 7 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

261200 2 8 0 5 10 2.5 17 8 15 12 9 9.75 8 16 4 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

273814 2 5 0.75 5 4 4 20 1 19.75 4 1 3.75 3 3 2.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

259661 6 6 4.5 6 10 3.5 15 9 12.75 10 13 6.75 6 16 2 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

261130 4 3 3.25 4 4 3 16 5 14.75 5 3 4.25 5 3 4.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

275579 4 9 1.75 5 10 2.5 17 6 15.5 5 9 2.75 9 9 6.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

261913 4 6 2.5 6 5 4.75 16 4 15 6 4 5 3 4 2 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

269647 4 21 -1.25 7 18 2.5 17 8 15 9 15 5.25 11 14 7.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

261630 3 5 1.75 2 8 0 17 3 16.25 9 6 7.5 5 6 3.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

262038 1 5 -0.25 3 3 2.25 15 7 13.25 10 4 9 5 3 4.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

269334 1 9 -1.25 2 8 0 12 4 11 8 6 6.5 13 5 11.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

278769 4 9 1.75 4 14 0.5 18 6 16.5 8 14 4.5 7 10 4.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

261241 2 3 1.25 3 3 2.25 19 3 18.25 5 4 4 2 3 1.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı261241 2 3 1.25 3 3 2.25 19 3 18.25 5 4 4 2 3 1.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

275468 0 0 0 0 0 0 12 1 11.75 0 0 0 15 2 14.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

318974 2 7 0.25 3 7 1.25 19 2 18.5 8 10 5.5 4 13 0.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

274893 5 3 4.25 3 3 2.25 7 0 7 5 0 5 8 2 7.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

274148 1 8 -1 4 7 2.25 16 3 15.25 7 11 4.25 7 9 4.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

274264 3 10 0.5 5 9 2.75 18 5 16.75 3 12 0 6 6 4.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

269366 2 5 0.75 4 9 1.75 12 2 11.5 5 5 3.75 7 4 6 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

274602 3 6 1.5 4 6 2.5 11 6 9.5 7 6 5.5 6 7 4.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

274027 4 10 1.5 4 13 0.75 11 14 7.5 11 12 8 7 6 5.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

251385 4 1 3.75 2 4 1 10 0 10 3 2 2.5 5 2 4.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

262058 7 18 2.5 4 21 -1.25 12 13 8.75 10 15 6.25 9 16 5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

282489 4 9 1.75 5 12 2 10 9 7.75 6 16 2 8 8 6 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

310212 4 4 3 3 5 1.75 8 0 8 2 5 0.75 6 3 5.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

274732 3 8 1 4 8 2 11 3 10.25 5 7 3.25 3 5 1.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

274210 4 4 3 2 8 0 7 9 4.75 8 4 7 5 7 3.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

274993 2 5 0.75 2 6 0.5 8 9 5.75 9 5 7.75 4 4 3 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

294258 1 7 -0.75 4 4 3 6 2 5.5 8 0 8 3 5 1.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

261447 0 9 -2.25 2 11 -0.75 13 10 10.5 9 13 5.75 3 6 1.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

274341 7 16 3 6 15 2.25 9 15 5.25 6 16 2 4 18 -0.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı274341 7 16 3 6 15 2.25 9 15 5.25 6 16 2 4 18 -0.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı



263986 2 23 -3.75 1 23 -4.75 14 11 11.25 9 16 5 8 17 3.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

318889 3 4 2 4 7 2.25 5 4 4 1 7 -0.75 2 5 0.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

271339 4 16 0 4 19 -0.75 7 14 3.5 3 13 -0.25 3 11 0.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

259168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

274075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ Puanı Hesaplanamadı

Not : Sınıf Öğretmenliği Programı için mülakat hakkı kazanan adaylar 11 Ağustos 2015  Saat 09:00 ,Okul Öncesi Öğretmenliği Programı için mülakat hakkı 

kazanan adaylar 12 Ağustos 2015  Saat 09:00 da Atatürk Öğretmen Akademisi Binasında kimlik kartları ile beraber  hazır bulunacaklardır.


